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Assunto: [Fwd: Re: [Fwd: Dúvidas Edital 44/2006]]
De: Serviço de Licitações e Contratos <srlca@tst.gov.br>
Data: Tue, 20 Jun 2006 10:54:10 -0300
Para: Jane Paulino de Souza <jane.souza@tst.gov.br>, Rubens Bein Pereira <rubens.pereira@tst.gov.br>

Por favor preparar ERRATA - aviso de alteração sem modificar DATA. 

-- 
Fabiano de Andrade Lima 
Diretor do Serviço de Licitações e Contratos 
Tribunal Superior do Trabalho 
SAFS – Quadra 8 – Lote 1 – 3º andar - Sala 316 – Brasília – DF 
CEP 70.070-600 
Tel. - (61) 3314-4049 
Fax – (61) 3314-4181 

fandrade@tst.gov.br 

Assunto: Re: [Fwd: Dúvidas Edital 44/2006]
De: Luiz Goncalves <luizcg@tst.gov.br>
Data: Tue, 20 Jun 2006 08:18:43 -0300
Para: srlca@tst.gov.br

 Luiz Cláudio escreveu: 
 Atendendo o solicitado informo que; 
 1) a Seguradora atual é a Unibanco A Seguros; 
 2) prêmio total da  apólice é de  R$ 1.636,74; 
 3) valorores pagos relativos a dois sinistros na atual vigência foi de R$ 1.900,00
cada um.    Reitero que a classe de bônus constante da apólice é de 000, pois os
veículos foram adquiridos em 2005, sendo que o seguro que está sendo licitado é o
segundo desses veículos. 

Serviço de Licitações e Contratos do TST escreveu: 

Prezado Luiz Cláudio, 

Favor examinar o conteúdo das mensagens abaixo e prestar as informações solicitadas,
que devem constituir, no caso presente e em projetos futuros, dados integrantes do
Edital, premitindo aos interessados competir em igualdade de condições. Significa
dizer que na vigências das apólices esses elementos devem ser cuidadosamente
controlados e anotados, de modo a figurar nas especificações da futura contratação. 

Atenciosamente, 
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